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De : clayton almeida
<clayton.almeida@saaeita.mg.gov.br>

Assunto : Re: ESCLARECIMENTOS EDITAIS 007/023;
008/2023; 009/2023

Para : licitacao@saaeita.mg.gov.br, Heloisa França
<socioambiental@saaeita.mg.gov.br>, financeiro
<financeiro@ajsaneamento.com.br>, Assessoria
Jurídica <juridico@saaeita.mg.gov.br>

Zimbra licitacao@saaeita.mg.gov.br

Re: ESCLARECIMENTOS EDITAIS 007/023; 008/2023; 009/2023

qui., 28 de set. de 2023 16:05
 1 anexo

Prezados, boa tarde!
 
Em resposta ao questionamento, qual seja:
"Gostaria de saber se pode haver somatórios de quantitativos de um ou mais atestados de
capacidade técnica? Se sim, até quantos atestados?"
Vimos através deste informar que podem quantos atestados forem necessários e que
atendam ao edital.
Att
Clayton
 
 

De: licitacao <licitacao@saaeita.mg.gov.br>
Para: clayton.almeida <clayton.almeida@saaeita.mg.gov.br>; Heloisa
<socioambiental@saaeita.mg.gov.br>
Data: quinta-feira, 28 de setembro de 2023 às 14:54 -03
Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTOS EDITAIS 007/023; 008/2023; 009/2023

Prezados,
 
Boa tarde!!
 
Gentileza responder a solicitação do cliente com cópia para o e-mail da licitação.
 
Att.
 
Patrícia Rosendo
 

De: ">" <financeiro@ajsaneamento.com.br>
Para: "licitacao" <licitacao@saaeita.mg.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 28 de setembro de 2023 10:56:02
Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTOS EDITAIS 007/023; 008/2023; 009/2023
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-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:ESCLARECIMENTOS EDITAIS 007/023; 008/2023; 009/2023

Data:Wed, 27 Sep 2023 16:31:15 -0300
De:Financeiro <financeiro@ajsaneamento.com.br>

Para:licitacao@saaeita.mg.gov.br

Boa tarde!

A empresa AJ Saneamento e Empreendimentos Ltda inscrita no CNPJ
25.400.886/0001-91 vem através deste pedir esclarecimentos referente aos Editais TP
007/2023; 008/2023; 009/2023.

Gostaria de saber se pode haver somatórios de quantitativos de um ou mais
atestados de capacidade técnica? Se sim, até quantos atestados?

Att

--

Gentileza, acusar o recebimento deste.

Setor Financeiro
AJ Saneamento e Empreendimentos

(37) 3236-1600
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